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CONSORZIO PERLE

AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ae ¢ ‘ -
DECRETO DIRIGENZIALE N. 27:& pada | O HAG 2023

Oggetto: Pagamento polizza annuale n° 8503.8.502623 scadenza 27/04/2022 - societa AXA
Assicurazioni agenzia Lo Presti Assicurazioni per il periodo 2023 - 2024

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Premesso
Che il Consorzio ha stipulato con la AXA Assicurazioni la polizza n°® 8503.8.502623 per la
copertura del rischio infortuni agli agenti della Polizia Stradale che operano sulla autostrada A/18
Messina-Catania, con scadenza 27/04/2023;
Che "importo del premio per il rinnovo della polizza in oggetto ¢ rimasto invariato rispetto allo
scorso periodo assicurativo, precisamente in € 2.100,00 che trova copertura al cap. 41 “Servizi di
Assistenza, Soccorso Polizia Stradale” del corrente Bilancio di esercizio, il cui importo deve essere
accreditato sul c/c dell'agenzia Lo Presti Assicurazioni;
VISTI:
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio €
gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una
gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di
previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilita e Trasporti
della Regione Siciliana con il quale & stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilita;
RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e
necessita, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

e Impegnare la somma di € 2.100,00 sul capitolo n. 41 del corrente esercizio finanziario,
denominato “ Servizi di Assistenza, Soccorso Polizia Stradale”, che presenta la relativa
disponibilita;

e Liquidare I'importo di € 2.100,00, quale pagamento per il periodo 28/04/2023 — 27/04/2024
della polizza n° 8503.8.502623 a favore della societh AXA ASSICURAZIONI SPA, tramite
bonifico sul ¢/c IBAN IT180 05387 16500 000035 291212 intestato alla stessa agenzia.

e Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di

competenza.
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: Polizza n.8503.8.502623 "Infortuni Agenti" - scadenza 27/04/2023

ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it
leri, 13:02

ufficiosinistri@autostradesiciliane.it ¥

..inoltro la sottostante mail per opportuna conoscenza.
Giuseppe.

Da: Agenzia 8503 <ag8503@axa-agenzie.it>

Inviato: mercoledi 10 maggio 2023 12:37

A: ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it

Oggetto: Fwd: Polizza n.8503.8.502623 "Infortuni Agenti" - scadenza 27/04/2023

Buongiorno,
con la presente confermiamo che é tuttora in arretrato di pagamento la somma di euro 2.100,00 relativa alla r.
Con l'occasione Vi ricordiamo altresi che il mancato pagamento ha determinato la sospensione della copertura

Certi di un Vs. pronto adempimento, porgiamo i ns. pit cordiali saluti.
Lo Presti Assicurazioni - tel.0902921560

-----—---- Forwarded message ---------

Da: Agenzia 8503 <ag8503 @axa-agenzie.it>

Date: lun 3 apr 2023 alle ore 17:00

Subject: Polizza n.8503.8.502623 "Infortuni Agenti" - scadenza 27/04/2023
To: <ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it>

Buongiorno,
con la presente confermiamo che il prossimo 27.04 scadra la rata annuale di premio relativa alla polizza in oggetto.
| dati per poter procedere al pagamento sono i seguenti:

- causale "polizza n.502623"
- importo euro € 2.100,00
- iban IT180 05387 16500 000035291212 intestato a Lo Presti Assicurazioni presso BPER Banca

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessita assicurativa e porgiamo i ns. piu cordiali saluti.

Lo Presti Assicurazioni
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